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Kuulutus RakL 57 §:n mukaista poikkeamista koskevan päätöksen antamisesta. 
 
Kuulutuksen julkaisupäivä on 18.6.2025. 
 
Kuulutusaika: 18.6. – 25.7.2025 
 
 
Äänekosken kaupunginhallitus on antanut päätöksen seuraavaan poikkeamislupahakemukseen: 
 
Hakija:  Kiinteistön 992-461-7-4 (Rauhala) omistajat  
 
Asia: Poikkeaminen on myönnetty alueidenkäyttölain 58 §:n määräyksestä 

asemakaavan toteuttamisesta (asemakaavan määräyksistä poikkeaminen). 
Kyseinen poikkeaminen on myönnetty ranta-asemakaavassa osoitetusta 
käyttötarkoitusmerkinnästä. 

 
Sijainti:  Kiinteistö 992-461-7-4 (Rauhala) sijaitsee Raikkouksen kylässä 

Niinimäentien varrella vesistön rannalla. 
 

Päätös:  Poikkeamislupa on myönnetty ehdollisena. 
 

Päätös on yleisesti nähtävillä Äänekosken kaupungin verkkosivujen 
sähköisellä ilmoitustaululla koko valitusajan 18.6 -25.7.2025. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.  

 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätökseen haetaan muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. 
Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä muutoksenhakuohjeesta.  

 
Valitusajan viimeinen päivä on 25.7.2025. 

 
Liitteet  Päätösasiakirja liitteineen 
 

Äänekosken kaupunginhallitus 
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Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-461-7-4 
  
KH 16.06.2025 § 184   
402/10.03.00.01/2025   
 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Hakemuksen 

mukainen kiinteistö 992-461-7-4 (Rauhala) sijaitsee Raikkouksen ky-
lässä Niinimäentien varrella vesistön rannalla. Kiinteistö on kooltaan 
1,09 ha. Rakennuspaikalla sijaitsee vapaa-ajan asunto (75 k-m2), 
rantasauna, rakoliiteri ja varasto. Rakennuspaikalle on olemassa 
oleva tienkäyttöoikeus. Yksityistie on talvikunnossapidetty. 

    
 Hakijoilla, Kalevi ja Irma Tourunen, on tavoitteena muuttaa loma-

asunnon käyttötarkoitus pysyvään asumiseen. Kiinteistö on hakijoi-
den omistuksessa. 

 
 Kaavoitustilanne: Hakemuksenmukaisen kiinteistön alueella on voi-

massa Niinimetsän ranta-asemakaava ja Sumiaisten rantayleis-
kaava. Koska alueella on voimassa ranta-asemakaava, ei yleiskaava 
ole voimassa muutoin kuin ohjeena laadittaessa ja muutettaessa 
asemakaavaa tai ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käy-
tön järjestämiseksi (AKL 42 §). Kiinteistön pohjoisosa sijoittuu yleis-
kaava-alueelle, jolle ranta-asemakaava ei ulotu, joten sen osalta 
noudatetaan yleiskaavamääräyksiä. 

 
 Niinimetsän ranta-asemakaava on hyväksytty Sumiaisten kunnan-

valtuustossa 29.10.1993. Kaavamääräyksen mukaan; Kullekin ra-
kennuspaikalle RA-korttelialueella sallitaan rakentaa 80 k-m2 suurui-
nen lomarakennus, erillinen tai lomarakennuksen yhteyteen tehty 20 
k-m2 suuruinen sauna sekä 30 k-m2 varastotilaa.  

 Rakennusten suurin sallittu rakennuspaikkakohtainen lukumäärä on 
kolme. Rakennusten katto- ja julkisivumateriaaleina ei saa käyttää 
kirkkaita heijastavia pintoja.  

 Käymälävesiä ei saa päästää vesistöön. Käymälävedet tulee kerätä 
umpinaisiin vesitiiviisiin säiliöihin. Kuivakäymälä on sijoitettava vä-
hintään 40 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Pesuvedet on imeytet-
tävä maaperään vähintään 150 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 

 Lomarakennus ja varasto on sijoitettava vähintään 30 metrin etäisyy-
delle rantaviivasta. Sauna on sijoitettava vähintään 15 metrin etäi-
syydelle rantaviivasta. 

 
 Sumiaisten rantayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

5.10.2009. Kaavassa kiinteistölle on osoitettu loma-asuntoalue -mer-
kintä (RA), jonka määräys; Alue on tarkoitettu loma-asuntojen raken-
tamiseen. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala rakennuspaikalla 
on enintään 250 k-m2, kuitenkin alle 1500 m2:n rakennuspaikalle ra-
kennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Numero X 
osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
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 Lisäksi kiinteistölle on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta 

(M), jonka määräys; Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden har-
joittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Asutusta 
ei saa sijoittaa 150-200 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Pysyvän 
asutuksen talousrakennukset on sijoitettava asunnon välittömään lä-
heisyyteen. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetun ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti 
siirretty RA- tai A- alueille tai s-merkinnällä osoitettuihin kohtiin. 

 
 Hakemuksen mukaista rakennettua rakennuspaikkaa koskee lisäksi 

seuraavat yleismääräykset, joita noudatetaan, ellei käyttötarkoitus-
merkinnän yhteydessä toisin määrätä; 

  
1. Rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 3000 m². Ve-

sihuoltolaitoksen toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä 
keskitettyyn vesijohto- ja viemäriverkkoon. Ellei liittäminen ole 
mahdollista, tulee ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun ra-
kennuspaikan pinta-alan olla vähintään 5000 m².  
 
Kaavassa osoitettujen rakennuslain aikana muodostettujen ra-
kennuspaikkojen tulee olla kooltaan vähintään 2000 m². Uu-
destaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakenta-
minen saadaan suorittaa sen estämättä, mitä edellä on mää-
rätty, jos rakennuspaikka pysyy samana. 
 

2. Vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee 
olla vähintään 50 m. 
 

3. Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta 
rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m. Yhden enintään 25 k-
m2:n talousrakennuksen saa sijoittaa vähintään 15 m etäisyy-
delle rantaviivasta. 
 

4. Rakennettaessa lähemmäksi kuin 60 m rantaviivasta saa ra-
kennuspaikalle rakentaa yhden yksiasuntoisen enintään 80 k-
m2:n asuinrakennuksen ja kolme talousrakennusta, joiden yh-
teenlaskettu kerrosala saa olla enintään 70 m2. 
 

5. Rakennettaessa vähintään 60 m etäisyydelle rantaviivasta saa 
rakennuspaikalle rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen ja kolme talousrakennusta. 
 

6. Rakennettaessa vähintään 100 m muunnettua rantaviivaa kä-
sittävälle rakennuspaikalle saa rakennuspaikalle rakentaa 
kaksi yksiasuntoista enintään 80 k-m2:n asuinrakennusta ja 
kolme talousrakennusta. Tällaista rakennuspaikkaa ei saa loh-
komalla muodostaa useammaksi tilaksi. 
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7. Rakentaminen tulee sovittaa mahdollisimman hyvin olemassa 
oleviin maaston muotoihin. Rakennuspaikan rantakasvillisuus 
on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena. 
 

8. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi myöntää raken-
nuksen sijoittamista koskevasta määräyksestä poikkeuksen, 
ellei rakennusta voida rakennuspaikan maasto-olosuhteista tai 
muodosta johtuen sijoittaa kaavamääräyksen mukaiselle etäi-
syydelle rantaviivasta. 

 
 Tarkemmin rakentamista ohjaa Äänekosken kaupungin rakennusjär-

jestys.  
 15 § Vesihuollon järjestäminen 
 Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa 

talousvettä. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen 
tai muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa. Ranta-alueilla WC-vedet 
on johdettava tiiviiseen syöpymättömään pullokaivoon, jos kaavassa 
niin määrätään taikka jos asetuksen mukaista käsittelyä ei voida jär-
jestää vähintään 150 metriä em. rantaviivasta, jos käsittely on mah-
dollisuus järjestää talousjätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelu-
määräysten puhdistamisvaatimusten mukaisesti. Vähäiset pesuve-
det saadaan johtaa maahan ympäristönsuojelulaissa säädetyin edel-
lytyksin. 

 
 Poikkeaminen: Haetaan poikkeamista alueidenkäyttölain 58 §:n 

määräyksestä asemakaavan toteuttamisesta (asemakaavan mää-
räyksistä poikkeaminen). Haetaan poikkeamista rantakaavassa osoi-
tetusta käyttötarkoitusmerkinnästä. Poikkeamisen toimivalta kuuluu 
Äänekosken kaupunginhallitukselle kaupungin hallintosäännön 22 
§:n mukaisesti. 

 
 Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: 
 ”Meillä on vuodesta 2016 alkaen vakituinen asunto Tampereella. 

Sitä ennen olemme asuneet Suolahdessa n. 40 vuotta. Ko. tontin 
olemme hankkineet v. 1998, saunamökki ja varasto valmistui v. 
2000. Vapaa-ajan asuntomme on valmistunut v. 2010 ja lisämaata 
ostin v. 2017. Koronavuosista lähtien olemme viettäneet 80-90 % 
ajasta vapaa-ajan asunnollamme, joka on ympärivuotiseen käyttöön 
sopiva. Mahdollinen muutto pysyvästi asumaan vapaa-ajan asun-
nolle tulee lähiaikoina ajankohtaiseksi, kun lapsenlapset ovat varttu-
neet. Samalla ajaminen Tampereen ja Sumiaisten välillä vähenisi 
merkittävästi ja kaupunkiasunnon tyhjänä oleminen ja siitä aiheutu-
vat kulut jäisivät pois. Em. asiat pienentäisivät ympäristörasitusta, 
kun auton käyttö vähenisi ja lähes tyhjä asunto voitaisiin ottaa nor-
maaliin asuntokäyttöön. Toisena asiana voisi mainita, että vapaa-
ajan asuntomme sijaitsee lapsuuskotini venerannan vieressä. 

 
 Nykyisiä rakennuksia ei muuteta. Vedenhankinta ja viemäröinti to-

teutettu alla olevan selostuksen mukaisesti. Vedenhankinta = talous-
vesi tulee järvestä karkeasuodattimen, hienosuodattimen ja 
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aktiivihiilisuodattimen kautta, pumppu n. kolmen metrin syvyydessä, 
veden laatua on seurattu säännöllisesti ja todettu, että vesi on hyvää 
talousvettä. Juomavesi tuodaan kesäisin astialla mm. kyläkaupasta 
tai Konginkankaalta, vapaa-ajan asunnon lähellä (200 m) on myös 
lähde, josta vettä voi hakea. Myöhemmin on mahdollista tehdä pora-
kaivo, josta juomaveden hankinta onnistuu. (Naapurimökillä on pora-
kaivo, josta saa hyvää vettä). Viemäröinti = WC vedet johdetaan um-
pisäiliöön ja harmaat vedet saostuskaivojen ja imeytyskentän kautta 
maastoon.” 

 
 Naapurin kuuleminen ja lausunnot: Maanomistaja on kuullut ra-

kennuspaikan naapurit maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n 
mukaisesti. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. 

 
 Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon suunnitellun toimin-

nan luonne suhteessa voimassa olevien kaavojen sisältöön, alueen 
aikaisempi rakentaminen ja toiminnan arvioitavissa olevat vaikutuk-
set, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan rakentamislain 57 §:ssä 
mainittuja kielteisiä vaikutuksia. 

  
- Ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistön läheisyy-
dessä on yleiskaavan mukaisia pysyvän asumisen kohteita. 
Alueella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti hakemuksen 
mukainen rakennuspaikka täyttää ympärivuotiseen asumiseen 
tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alavaatimuksen. Rakennus-
paikan osalta ei ole tarvetta poiketa muuta kuin käyttötarkoituk-
sesta. Hakemuksen mukainen kiinteistö sijoittuu kohtuulliselle 
etäisyydelle Sumiaisten keskustan taajamarakenteesta.  
Rakennusoikeudet pysyvät voimassa olevan rantakaavan mu-
kaisina, eikä kaupungilla tällä hetkellä ole tarkoituksenmukaista 
edellyttää alueelle alueidenkäyttölain 74 §:n mukaisen ranta-
asemakaavan muutoksen laadintaa.  
   

- Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Ranta-
kaavassa tai alueella voimassa olevassa rantaosayleiskaa-
vassa ei kiinteistölle tai sen välittömään läheisyyteen ole osoi-
tettu luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita. 
 

- Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Rakennuspaikan rakennuskanta on 
uutta, eikä siten vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista. 
 

- Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä ai-
heuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen 
johdosta ei ole tarvetta poiketa rakennusoikeuden määrästä tai 
rakennusten lukumäärästä.  Rakennuspaikalle on olemassa 
oleva kulkuyhteys. Talousveden asianmukainen toteuttaminen 
aiheuttaa jonkin verran toimenpiteitä, jotta se täyttää säännök-
set talousveden saannista, kun kysymykseen tulee pysyvä 
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asuminen. Vaikutusten voidaan arvioida olevan vähäiset, mutta 
lupaehtoihin esitetään talousvettä koskeva kirjaus. 
 

 Hankkeelle on esitetty rakentamislain 57 §:ssä poikkeamisluvalle 
säädetyt oikeudelliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkin-
taan perustuen; Sumiaisten rantayleiskaavassa on ratkaistu pysyvän 
asumisen rakennuspaikkojen sijoittumista hakemuksen mukaisen 
kiinteistön läheisyyteen. Voidaan todeta, että kiinteistöt muodostavat 
yhtenäistä kokonaisuutta tukeutuen Sumiaisten taajaman palvelura-
kenteeseen. 

 
 Sovelletut säännökset: 
 Rakentamislaki 57 § (ote säädöksestä) ”Poikkeamislupa 
 Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan poiketa alueidenkäyttö-

laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta ja tässä laissa säädetystä 
tai sen nojalla annetusta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai 
muusta rajoituksesta. 

 
 Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, 

jos se: 
  

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueiden käytön muulle järjestämiselle; 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-

voitteiden saavuttamista; 
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muu-

toin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai-
kutuksia.” 

 
 Alueidenkäyttölaki 58 § 1. ja 2. mom; ” Asemakaavan oikeusvaiku-

tukset 
 Rakennuskohdetta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakenta-

misrajoitus). Muiden ympäristön muutostoimenpiteiden osalta ase-
makaava on otettava huomioon siten kuin jäljempänä säädetään.  

 
 Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat 

haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-
alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten 
tai häiriöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoitta-
mista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia.” 

 
 MRA 85 § ja 86 § 
 
 Hallintosääntö 22 § 
 
Valmistelija Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, puh. 040 717 7479 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Tuononen 
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Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Kalevi ja Irma Tourusen poikkeamisha-

kemuksen koskien kiinteistöä 992-461-7-4 ehdolla, että kaikki talous-
vesi saadaan oman, kiinteistökohtaisen järjestelmän kautta.  

 
 Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi 

vuotta. Tänä aikana on haettava rakentamislupaa. Lupa on saatava 
rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen toimenpitee-
seen ryhtymistä. 

 
 Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 610 euroa. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
 
  - - - - - 
Liitteet 

 Poikkeamishakemus kiinteistölle 992-461-7-4, kartta 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 184 
 
HALLINTOVALITUSOSOITUS, poikkeamispäätös  
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
Valitusoikeus päätöksestä on: 
 

1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; 
2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen 

päätös voi olennaisesti vaikuttaa; 
3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa; 
4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; 
5. kunnalla; 
6. naapurikunnalla, jonka maankäytö suunnitteluun päätös vaikuttaa; 
7. muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa 

 
Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka  
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen, jos rakentamislupa koskee 
rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia. 
 
Valitusaika 
 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja 
kaupungin verkkosivuilla kuulutuksissa. 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun 
ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä lukien, kun päätös on 
annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutuksen julkaisemispäivää ei lueta määräaikaan. 
 
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Valitusviranomainen 
 
Hallintovalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ensisijaisesti asiointipalvelussa osoitteessa 
 https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42269 
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu) 

  
 
Valituksen muoto ja sisältö ja liitteet 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa on ilmoitettava: 
 

• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
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• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
 
 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on 
ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on 
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
 

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
• todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta 
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

 
Lisätietoja 
 
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 ja – 
asetuksen (1383/2018) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.  
Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta.  
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Äänekosken kaupungin kirjaamosta. 
 
Posti- ja käyntiosoite: Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 
Sähköpostiosoite: 
Puhelinnumero: 

kirjaamo@aanekoski.fi 
020 632 2000 

  
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 15:30. 

 
 
   Liitetään päätökseen/otteeseen 
 

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html
mailto:kirjaamo@aanekoski.fi


KH LIITE POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖLLE 992-461-7-4 
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Sijaintikartta 

Ote kiinteistörekisterikartasta 
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Ote Niinimetsän rantakaavasta 



KH LIITE POIKKEAMISHAKEMUS KIINTEISTÖLLE 992-461-7-4 
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Ote asemapiirustuksesta 

Ote Sumiaisten rantayleiskaavasta 


